---------- Forwarded message ---------

Dari: ISOPH Indonesia Committee <conference@tkm.unair.ac.id>
Date: Jum, 17 Mei 2019 14.27

Subject: 3rd ISoPH-Progress Journal of Public Health in Africa

Kepada Yth.
Bapak/Ibu peserta 3rd [SOPH FKM Unair,

Berikut adalah progress terkait submission artikel Bapak/Ibu ke Journal of Public
Health in Africa:

1. Artikel sudah melalui tahapan skrining awal oleh editor, sejumlah 36 draft artikel
dikirimkan sesuai dengan form agreement pembiayaan yang dikumpulkan sebelumnya
tanggal 12 April 2019.

2. Biaya article processing charge pada jurnal ini sebesar EURO200/artikel

3. Tim jurnal masih mendiskusikan apakah 36 artikel ini bisa masuk ke dalam satu edisi
spesial isu, kami akan memberitahukan kembali infonya.

4. Artikel tetap akan melalui proses seleksi internal jurnal tersebut, diupayakan Bapak/Ibu
dapat memberikan bukti proofread artikelnya.

5. Mohon Bapak/Ibu segera bisa merubah penulisan sesuai dengan gaya selingkung jurnal
tersebut, yang bisa dilihat di web berikut:
https://www.publichealthinafrica.org/index.php/jphia/about atau bisa juga diunduh di bawah
ini.

6. Mohon naskah dikirimkan dalam bentuk Word, dan diimel ke alamat
isoph3fkmunair@gmail.com paling lambat 27 Mei 2019, disertai dengan bukti proofread
naskah tersebut.

7. Proses submit artikel beserta pembayaran akan dilakukan oleh panitia 3rd ISoOPH FKM
Unair, info selanjutnya akan kami kabari.

Demikian, mohon kerjasamanya, terima kasih sudah sabar menunggu.

Regards,
The ISOPH Committee
Universitas Airlangga
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Forwarded message
Dari: Rizka Muliani <rizkaagrals{@gmail. com:>

Date: Sab, 6 Jul 2019 21.47

Subject: JURNAL SUBMISSION DAN BUKTI PROOFREADING
To: <isoph3fkmunair@gmail.com>
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Forwarded message
Dari: ISOPH3 FKMUNAIR <isoph3fkmunair@gmail com:

Date: Kam, 15 Agu 2019 13.43

Subject: Re: RIZKA MULIANI Lisence Agreement and Conflict Of Interesrt Disclosure
To: Rizka Muliani <rizkaagral8@gmail com>

Terimakasih, sudah clear

Salam

Panitia IS0PH 3

Frogram Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Airlangga

On Thu, Aug 15, 2019 at 12:03 PM Rizka Muliani <rizkaagrald@gmail com= wrote:

Pada tanggal Kam, 15 Agu 2019 pukul 11.39 ISOPH3 FKMUNAIR <isoph3fkmunain@gmail com= menulis:
Mohon bisa diperbaiki:

Form License Agreement, pada halaman terakhir terkait Disclaimer of publishing tables:
n.....tables, mohon dicek jumlah table, apakah betul ada sejumlah & table?

ORIGIMAL, ada nama tabel yang terpotong?

MODIFIED, apa betul ada yang dimodifikasi, tabel yang mana? Kalau tidak ada, tidak perlu diklik.

Tks




On Fri, Oct 25, 2019 at 8:31 PM ISOPH3 FKMUNALIR <isoph3fkmunair@gmail.com>
wrote:
Selamat Malam Bapak/Ibu Peserta 3rd [SOPH FKM Unair 2018,

Berikut kami lampirkan Letter of Acceptance artikel Bapak/Ibu yang akan dipublikasikan di
Journal of Public Health in Africa pada edisi akhir november 2019.

Artikel ini adalah edisi special issue pada kegiatan 3rd [ISoPH 2018.

Tahapan proses artikel saat ini ada dalam tahapan editing. Beberapa konten dan referensi
sudah kami sesuaikan dengan standar publikasi jurnal.

Terkait dengan pembiayaan, publikasi pada jurnal ini senilai 200Euro/artikel.

Adapun mekanisme pembiayaan selanjutnya ditujukan ke nomor rekening rektor Unair
(dalam bentuk IDR), info mengenai nominal dan nomor rekening tersebut akan kami infokan
lebih lanjut.

Mohon sekiranya Bapak/Ibu dapat menyiapkan terkait dengan biaya publikasi artikel ini.
Terimakasih banyak atas kerjasama dan kesabarannya. Jika ada info lebih lanjut, kami akan
segera kabari.

Terimakasih

Salam

Panitia ISoPH 3

Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Airlangga
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On Thu, Oct 31, 2019 at 6:16 PM ISOPH3 FKMUNAIR <isoph3fkmunair@gmail.com>
wrote:
Berikut adalah link publikasi artikel Bapak/Ibu di Journal of Public Health in Africa.

https://www.publichealthinafrica.org/index.php/jphia/issue/view/21

Mengenai pembayaran dan seterusnya, kami akan infokan kembali.

Terimakasih

Salam
Panitia ISoPH 3
Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat


mailto:isoph3fkmunair@gmail.com
mailto:isoph3fkmunair@gmail.com
https://www.publichealthinafrica.org/index.php/jphia/issue/view/21

Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga
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+++++++++++

On Thu, Nov 28, 2019 at 11:18 AM ISOPH3 FKMUNAIR <isoph3fkmunair@gmail.com>
wrote:

Selamat Siang Bapak/Ibu,

Berikut ini kami informasikan mengenai pembayaran artikel di Journal of Public Health in
Africa.

Biaya publikasi yang sudah dibayarkan pihak Unair adalah sebesar 200Euro/artikel.
Mohon Bapak/Ibu bisa segera transfer dalam bentuk IDR senilai: Rp. 3.149.060/artikel

melalui rekening Unair berikut ini:

Nama Akun: PPJPI Publikasi Naskah Afiliasi
Bank: BNI
Nomor Rekening: 988.01010.00000.139

Mohon Bapak/Ibu bisa segera transfer paling lambat tanggal 6 Desember 2019.
Bukti Transfer harap dikirim ke email ini

Terimakasih banyak bantuannya sekali lagi
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—————————— Forwarded message ---------

Dari: Asia Pacific Journal of Public Health <onbehalfof(@manuscriptcentral.com>

Date: Jum, 29 Nov 2019 21.32

Subject: Asia Pacific Journal of Public Health - Account Created in ScholarOne Manuscripts
To: <rizkaagraO8(@gmail.com>

29-Nov-2019
Dear Miss muliani:

Welcome to Asia Pacific Journal of Public Health - ScholarOne Manuscripts site for online
submission and review.

Your USER ID for your account at https://mc.manuscriptcentral.com/apjph is as follows:

USER ID: rizkaagra08@gmail.com

If you are unsure of the password that you set when you created your account you should


mailto:isoph3fkmunair@gmail.com
mailto:onbehalfof@manuscriptcentral.com
mailto:rizkaagra08@gmail.com
https://mc.manuscriptcentral.com/apjph
mailto:rizkaagra08@gmail.com

click the link below which will take you directly to the option for setting a new password.

https://mc.manuscriptcentral.com/apjph?URL_MASK=2b9¢792c15c84eaaa798867ac7bde63
0

Please note that your PASSWORD is case-sensitive.

To create a new ORCID iD record or to link your user account to an existing ORCID iD,
simply click this link:
https://mc.manuscriptcentral.com/apjph?URL._MASK=2fb98ccb26314d0ab47decef6dc0844a

Thank you for your participation.

Sincerely,

Asia Pacific Journal of Public Health Editorial Office

Log in to Remove This Account -

https://mc.manuscriptcentral.com/apjph?URL MASK=dd1808c564ad4762bc329a4f8¢3d40d
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